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Larovere Domenico

Da: Caterina Quagliarella <c.quagliarella@aqp.it>

Inviato: martedi 17 luglio 2018 16:48

A: ‘stormevents'

Ce: d.\arovere@aqp.it; ‘Maristella Marroccoli'

Oggetto: Allestimento concerto presso Impianto di depurazione AQP di Polignano a Mare
Gentilissimi,

siamo lieti di affidarvi l'incarico in oggetto

si richiede urgente incontro

cordialmente

iese S.p.A.
Caterina Quagliorelia Aunedo. .Puﬂ:; gioni Igslcmc
Unita Comunicazione e Relazioni Esterne Unita Commil{c mn0 satfilt‘:
Acquedotto Pugliese S.p.A
Via Cognetti, 36 * Dott. Vito Palumbo
70124 Bari

Tel. 080-5723083
Fax 080-5723115

Questo messaggio pud contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. & proibito, pertanto, salvo che non sia

espressamente autorizzato, qualsiast uso, copia, inoltre o diffusione dei suci contenuti.

Nel caso in cul abblate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare

questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio & per I'autore, secondo la normativa vigente, fonte

di distinte ipotesi di responsabilitd configurabili a vario titolo.
Grazie per la collaborazione,

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom

it is addressed.
It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.
If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.

Da: stormevents <stormevents@libero.it>
Inviato: martedi 17 luglio 2018 16:10

A: Caterina Quagliarella <c.quagliarella@aqp.it>
Oggetto: Re: Richiesta preventivo URGENTE

con la presente siamo a comunicarvi la nostra migliore offerta, per la richiesta da voi effettuata.
service completo con relativa dichiarazione di corretto montaggio € 4.500,00 + Iva 22%.
cordiali saluti.

Storm Events Srls
Via Marco Partipilo, 4
70124 Bari

P.1.: 07923850726

stormevents@libero.it




'O

sel'eventuale recesso do parte della committenzo dallo presente offeric-coniratio pervenisse nel 7 giomi
anlecedenti I'inougurazione della manifestazione fieristica, le parli concordano una penale pari al 50% del prezo
totale concordato relativo a ciascuna manifestazione, aliimenti la penale comisponderad alfintera importo
concordato;

la riduzione defio spazio relolive ad un singolo evento, defermina una nuova analisi dei cosii purimanendo
invariate le condizioni di fomitura previste nel presente accordo;

le eventuali richieste di modifiche importanii alla sirutiura dovranno essere valutale o parte;

le richieste aggiuntive di amedi, grafica, tecnolagie, sirutture saranno oggetio di valulazione per una verifica della
disponibilita e saranno quaniificate a porte;

eventuali richieste di modifiche che ci inolirerete successivamente alla data di conferma saranno valulate da
parle nostra e quanlificate a consuntivo;

non saranno accettate richieste di modifiche nelle tre settimane antecedenti al primao giomo di manifestazione;

E’ E Ei E| Vi

stoccaggio strutture costruite ad hoc /o ns. magazzino
servizio hostess

1 Rid
[l Riba

Allestimento in conto noleggio come descritto da capilolato

€ 4.900,00 + IVA {Euro seimilanovecento/00)

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO:

30 % di acconto allatto di accetiazione
Saldo alla consegna della formitura

Il pagamento sard effettuaio a mezo :

[1  Bonifico

Assegno

COORDINATE BANCARIE:

SPAZIO EVENTE SRL

Cassa Rurale ed Atiglana di Castellana Grotte-CredHo Cooperativo BCC
Filale di Bari

IBAN (TO9K084 5904000000000017901




