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Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto
Riparazione urgente autoclave FEDEGARI modoFVA2 del laboratorio
batteriologico dell'impianto del Fortore

Impianto Potabilizzatore del Fortore

U.T. POTAP - Potabilizzatore Fortore

Descrizione del disservizio
Avaria dell'autoclave FEDEGARI con necessità di manutenzione obbligatoria
per verifica delle valvole di sicurezza a causa di test negativo

Motivi dell'emergenza
Assicurare la determinazione di stafilococchi patogeni, della Conta microbica
a 22°C e 37"C e di clostridium perfrigens da parte del laboratorio

Data di comunicazione del disservizio e
29.06.2017 e 12.07.2017 - personale laboratorio

persone interessate

Primi interventi adottati Ricerca di disponibilità e preventivazione da parte della ditta autorizzata dalla
casa costruttrice

Termini di consegna 5 gg.

Descrizione sintetica delle forniture elo Manutenzione correttiva n. 1 autoclave FEDEGARI modoFVA2 come da
servizi previsti e loro quantità preventivo 162 del 29.06.2017

Denominazione della Ditta affidataria Elettronica Scientifica srl di Boscoreale

Motivi e criteri di scelta della Ditta Ditta specialistica autorizzata della casa costruttrice

Costo preventivato dei lavori elo servizi € 687,63 + IVA
richiesti

Verifica della congruità dei prezzi La spesa è ritenuta congrua(Indicare eventuale sconto)

Estremi del documento tecnico-
economico di riferimento Preventivo n. 162 del 29.06.2017 ditta Elettronica Scientifica srl
(offerta/consuntivo della ditta)

Allegati Preventivo n. 162 del 29.06.2017 ditta Elettronica Scientifica srl

(



Intervento ascrivibile a:

Conto Economico

Richiedente:

ModlPG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014
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ImpiantoPotabilizzazioneFortore ACQUEDOTTOPUGLIESESPA

o
Tel.

A seguitodivs richiestarimettiamonsquotazione.
RIFERIMENTI

Rich.Dott.Ceniccola

NOTE

La presenteoffertaè stataelaboratain basea vs indicazioni,quindiquandosaràeseguitol'interventopotrebbeesseresoggettavariazionichevi
sarannopreventivamentecomunicate.
CONDIZIONIGENERALI

I

Modalitàdi pagamento
Bonifico 30 gg f.m.

I

Bancad'appoggio
rr43R01010397S1100000008838

Garanziaintervento eseguito
90 99data intervento

Scadenzapreventivo
31/0812017

Datapresuntaconsegna

I Consegnaamezzo

AmministratoreUnico
BuonoSalvatore

Pag.1/1

Mod. RQ.06.1del 6/2117 '" sen~ del D. 19s 19612003vi informiamoche i vs dati 110utiizzati esckJ~amente per fini connessi ai rapporti W.noi in essere

Codice IDescrizione IUM I Prezzo I Q.tà ISc.% I Totale IIVA
Dettagli MANUTENZIONECORRETTIVA.1AUTOCLAVEMARCAFEDEGARIMOD.FVA2

TRE Spese di viaggio (costo Kme ore di viaggio) € 240,00 1 5 € 228,00 22
MAN Manodopera oraria tecnico Or € 70,00 3 5 € 199,50 22
BATT Batteria tampone € 10,91 1 5 € 10,36 22
ESCC150168 OR 2,62x6,02 DN6 PZ € 3,08 5 5 € 14,63 22
ESCC150169 OR 2,62xlO,78 DNlO PZ € 3,08 8 5 € 23,41 22
ESCC150190 OR 6.02x2.62 Resisteenza FVA-M PZ €6,16 3 5 07,56 22
ESKKOOO080 OR KITSONDA PRESENZA H20 PZ € 2,20 2 5 €4,18 22
ESPM600114 Sonda di temperatura PTlOOclasse A 3 Metri PZ € 161,19 1 5 € 153,13 22
ESPP600240 Membrana x dispositivo di sicurezza porte PZ € 38,80 1 5 € 36,86 22

Imponibile IVA Totale
€ 687,63 € 151,28 € 838.91



Vincenzo Santoro

Da:
Inviato:
A:
Cc:

Oggetto:

Ing. Mauro Spagnoletta <m.spagnoletta@aqp.it>

mercoledì 12 luglio 2017 17:20
'Vincenzo Santoro'
'Armando Ceniccola'

R: materiali di consumo laboratorio

Procedi con una RdE

Da: Vincenzo Santoro (mailto:v.santoro@aqp.it]
Inviato: mercoledì 12 luglio 2017 15:23
A: 'Mauro Spagnoletta'
Cc: 'Armando Ceniccola'

Oggetto: I: materiali di consumo laboratorio
Priorità: Alta

A seguito di RDD inviato a POTAP il mese scorso e di Vs. riscontro con E-mail allegata. considerate le scarse giacenze dei materiali di consulllo richiesti dal
clr.Ceniccola. procedo con un acquisto in emergenza?
Oppure. previa ulteriore verifica e condivisione della sussistenza delle condizioni, invio una RDA per un acquisto diretto ai sensi dell'art. 125 co 1 Jett. e)'?
In quest'ultimo caso. la DIRAC dovrebbe assicuraci che procederà celermente atremissione dell'ordine. almeno entro il 25 cm.
Non ritengo, invece. attuabile la predisposizione di una gara per affidamento di Lavori Servizi e Forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 secondo
direuive aziendali contenute nella IST/DIRPR!OI,in quanto il suo espletamento richiede tempi molto piÙlunghi. minimo due o tre mesi.
Attendo una Tua indicazione.
Cordiali saluti.
Vincenzo Santoro

Da: Armando Ceniccola rmailto:a.ceniccola@aqp.it]
Inviato: mercoledì 12 luglio 2017 12:27
A: v.santoro@aqp.it
Oggetto: materiali di consumo laboratorio
Priorità: Alta

Il laboratorio dell'impianto del Fortore provvede alla determinazione dei seguenti parametri microbiologici sulle acque grezze,potabilizzate e semilavorate:
1



Batteri coliformia 3rC
Escherichiacoli

Streptococch ilente rococchi
Clostridium perfingens
Conta microbicatotale a 22°C
Conta microbicatotale a 37°C

Stafilococchipatogeni
Pseudomonas aeruginosa
Alghe
Funghi

Sono qui a segnalare che con le attuali giacenze di materiali di consumo a partire dalla settimana del 27-7 sarà impossibile campionare per esaurimento scorte di BOTTIGLIE
STERILIper ilprelievo.
Inoltre, a far data da/17/7 non sarà possibile procedere alla determinazione di Stafilococchipatogeni, dalla fine di Lugliopotranno essere sospese le determinazioni di
Conta microbica a 22°Ce 37°Ce di dostridium perfringens a causa dell'impossibilità di preparare i relativiterreni di coltura dovuta alla messa fuori servizio dell'autodave in
quanto non ha superato iltest di verifica mensile delle valvole di sicurezza. Atale proposito è stato chiesto preventivo per la riparazione ad un tecnico riconosciuto ed
inoltrata richiesta di autorizzazione in data 29/6.
Infine l'esaurimento del Grasso al siliconecomporterà, sempre dalla fine di luglio,l'impossibilitàdi procedere alla conta algale con la tecnica delle camere di
sedimentazione.

l'"twn~d;, tJ&#Vt-~h

----------------------------------
Dr Armando Ceniccola

Acquedotto Pug/iese S.p.A.

Approvvigionamento Idrico
Potabi/izzazione

Impianto Potabilizzazione Fortore

teI0881-515877 fax 0881-558847
celi. 3357454129

a.ceniccola(ij)aQD.it
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Forfore

Da:
A:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

"Vincenzo Santoro" <v.santoro@aqp.it>
<tortore@aqp.it>
giovedì 29 giugno 2017 15.57
162-2017.pdt
I: richiesta preventivo. AUTORIZZAZIONE SPESA

Da: Armando Ceniccola (mailto:a.ceniccola@aqp.it]
Inviato: giovedì 29 giugno 2017 15:33
A: v.santoro@aqp.it
Cc: 'Mario Fortunato'
Oggetto: I: richiesta preventivo. AUTORIZZAZIONE SPESA

Si richiede di far autorizzare l'intervento di manutenzione a guasto sull'autoclave del laboratorio
del Fortore come da preventivo allegato.
Si precisa che l'intervento riveste carattere di urgenza poiché i terreni preparati nell'ultima
seduta garantiscono un'autonomia di circa dieci giorni.
AC

Da: Info rmailto:info@elettronicascientifica.coml
Inviato: giovedì 29 giugno 201715:14
A: 'Armando Ceniccola'
Cc: v.santoro@aop.it; 'Mario Fortunato'
Oggetto: R: richiesta preventivo

GentileCliente

Inallegatoallapresenteinviamons quotazioneper la fornituradi vs interesse.

Nelcasoavessedomandeo dubbia riguardo.nonesitia contattarci.
081-8587387
info@elettronicascientifica.com.

Ringraziandolanuovamenteper lapreferenzaaccordataei,porgiamoi nostripiù Cordialisaluti

DistintiSaluti
S.8uono
Serviceengineermanager

~LETTRONICA
~§CIENTIFICA.. <.1.

m€JIG

Da: Armando Ceniccola rmailto:a.ceniccola@aqp.itl
Inviato: lunedì 19 giugno 2017 17:32
A: 'Into'
Cc: v.santoro@aqp.it; 'Mario Fortunato'
Oggetto: richiesta preventivo
Priorità: Alta

30/06/2017
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Si chiede Vs migliore offerta per intervento urgente di manutenzione sull'autoclave FEDEGARI modello FVA 2 SIN
NB0685AF in dotazione al laboratorio dell'impianto di potabilizzazione del Fortore.
Si riscontrano i seguenti difetti:

Allarme per temperatura elevata nella camera di sterilizzazione ma la temperatura registrata sul report non
supera i 121°C;

Allarme per difetto di sterilizzazione ma FOnel report supera 20
Perdita di vapore da una delle valvole di sicurezza.

Certo di sollecito riscontro saluto cordialmente.

----------------------------------

Dr Armando Ceniccola
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Approwigionamento Idrico
Potabilizzazione
Impianto Potabilizzazione Fortore
te10881-515877 fax 0881-558847
celi. 3357454129

a.ceniccola@aoo.it

30106/2017
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