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INFORMATIVA

Par. 5.5 PG 3.02

Prot.
Al Direttore DIRAP
All'Internal Auditing
e p.c. All'Autorita Idrica Pugliese
Oggetto Impianto clorazione
Impianto Pozzo 3 Castellaneta
u.T. BR/TA

Descrizione del disservizio

Rottura manicotto lancia iniezione ipoclorito

Motivi dell’emergenza

Pozzo non attivabile

Data di comunicazione del disservizio e
persone interessate

23/01/2017

Primi interventi adottati

Richiesta di preventivo per esecuzione presa in carico a tre ditte specializzate

Termini di consegna

brevissimo

Descrizione sintetica delle forniture e/o
servizi previsti e loro quantita

Esecuzione di presa in carico da 1” per montaggio lancia di iniezione ipoclorito
e chiusura del foro che alloggiava la vecchhia lancia.

Denominazione della Ditta affidataria

Ditta Faver SPA Via Santa Caterina, 31 70124 Bari

Motivi e criteri di scelta della Ditta

Prezzo piu basso

Costo preventivato dei lavori e/o servizi
richiesti

€ 500,00

Verifica della congruita dei prezzi
(indicare eventuale sconto)

Prezzo congruo. Preventivo Ditta Sanvito di Monopoli € 870,00

Estremi del documento tecnico-

economico di riferimento
(offerta/consuntivo della ditta)

Preventivo RV 02 2017

Allegati

Preventivi - R.‘e-lg;./‘l OH,,,\‘ x ?AT\ VWA

Intervento ascrivibile a:
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Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico | X ‘ | Investimenti i ‘

Il Responsabile dell’Area

Ing. Mauro Spagnoletta

Si autorizza: Ing Magro §pagnoletta
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Acquedotto Pugliese

E - 24/01/2017 - 0009060
---------- Messaggio inOItratO lazzo.a6 I” |||||l|||||| | |||||||I|| In Ill
Da: "Michele Palazzo" <m.palazzo.agp@gmail.com>
Oggetto: Re: R: preventivo
A: "Segreteria tecnica" <segreteria@faver.net>

Data: 23/Gen/2017 22:37
Ce: "Michele Palazzo" <m.palazzo@agp.it>, "Servizi SER. FIN. SpA" <servizi@serfinbari.it>

Si approva il preventivo in oggetto. Si chiede di eseguire il lavoro con cortese sollecitudine.
Michele Palazzo

I123/Gen/2017 04:40, "Segreteria tecnica" <segreteria@faver.net> ha scritto:
PREVENTIVO - RV _02_2017

OGGETTO: POZZO 3 CASTELLANETA - PRESA IN CARICO

In riferimento alla Vs. richiesta, Vi formuliamo ns. preventivo per il lavoro indicato in oggetto:
1) esecuzione di presa in carico da 1"

2) chiusura vecchia presa

PREZZO A CORPO € 500,00

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti
Vincenzo RUGGIERO

---------- Messaggio inoltrato ----------

From: Michele Palazzo <m.palazzo@aqp.it>

To: "SANVITO S.r.1." <info@sanvitosrl.it>, <faver.bari@legalmail.it>, <colazzovincenzo(@libero.it>
Cc:

Date: Mon, 23 Jan 2017 08:31:16 +0100

Subject: preventivo

Si chiede di formulare vostro preventivo di spesa per I'esecuzione di una presa in carico da 1” su tubazione
in acciaio zincato presso il pozzo 3 di Castellaneta (TA). Sulla presa in carico dovra essere montata una
lancia di iniezione corazzata (di nostra fornitura) per l'iniezione in condotta dell'ipoclorito di sodio.
L'intervento comprendera la chiusura ermetica del foro della vecchia presa incarico fortemente ossidata.

Michele Palazzo

FAVERS.pA.
Via S. Caterina 31 — 70124 BARI

Segreteria Ufficio Tecnico
Tel. 080 505 44 88

Fax 080 506 12 34

E mail segreteria@taver.net
Web: www.faver.net
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Michele Palazzo

Da: Michele Palazzo [m.palazzo@aqp.it]
Inviato: lunedi 23 gennaio 2017 8.31
A: 'SANVITO S.r.l."; 'faver.bari@legalmail.it’; 'colazzovincenzo@libero.it'

Oggetto: preventivo

Si chiede di formulare vostro preventivo di spesa per I'esecuzione di una presa in carico da 1” su tubazione in
acciaio zincato presso il pozzo 3 di Castellaneta (TA). Sulla presa in carico dovra essere montata una lancia
di iniezione corazzata (di nostra fornitura) per l'iniezione in condotta dell'ipoclorito di sodio. L’intervento
comprendera la chiusura ermetica del foro della vecchia presa incarico fortemente ossidata.

Michele Palazzo

16/02/2017
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Acquedotto Pugliese
E - 24/01/2017 - 0009067 Monopoli, 23-01-2017

1l

[

"I" Ill Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.

c.a. sig. Michele Palazzo

Offerta n. 04172017

OGGETTO: Realizzazione presa in carico c¢/o Vs. impianto denominato “Pozzo n. 3” in agro di
Castellaneta (TA).

A seguito della Vs. gradita, richiesta, si fiporta di seguito ns. migliore offerta per:

* Realizzazione presa in carico da 1” su tubazione di acciaio zincato;

* Montaggio sulla presa in carico realizzata di lancia di iniezione corazzata (di Vs. fornitura) per
I'iniezione in condotta dell’ipoclorito di sodio;

* Chiusura ermetica del foro della vecchia presa incarico fortemente ossidata.

Descrizione Quantita | Listino (€) | Sconto (%) Prezzo (€)
Per quanto descritto in oggetto a.c. 870,00

TOTALE COMPLESSIVO
Euro ottocentosettanta /00 + 1.V.A.) € 870,00 +LV.A.

Condizioni di Fornitura:

= Trasporto: compreso

= Consegna: immediata

= Pagamento: 90 giorni d.f.f.m.
*  Validita offerta: 30 giorni solari

In attesa di Vs. gradito riscontro, distintamente salutiamo.
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SOCIETA PER AZIONI

Sede legaie ¢ amministrativa Sede gencrale e Divisione Acquedotti  Sede Divisione Elettromeccanica Sede Divisione Costruzioni Meccaniche
70124 Bai, Via 5. Caterina 31 70124 Bari, Via S. Caterina 31 70124 Bari, Via Bitritto Km 74700 70026 Modugno (Bari), Via deile Fresie 2
Tel. 080.5054488 Fax 080.5061234 Tel. 080.5054488 Tel. 080.5061707 Tel. 080.5329603
email: infog@favernet Fax 880.5061234 Fax 080.5061090 fax 080.5320970
Eec faverberi@legalmail.it email: segreteria@favecnet email divem@favernet email: meccanica@faver.nel

ttp: www.favernet

Ufficio éi rappresentanza
20122 Milano, Corso V. Emanuele 22

Ns. P.IVA 702450340720

Fattura numero Data fattura Pagina Destinatario
42117 15102/2017 1n

Vs. riferimento ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Direzione Approvvigionamento Idrico
Vs. richiesta del 23/01/2017 Sezione Clorazione

Ns. preventivo di Spesa n. RV_02_2017 del 24/01/2017 Via Cognetti, 36

70121 BARI

Ns. indirizzo e-mail: amministrativo@faver.net

Pagamento
B.B.V.F. presso BNL Sp.A. Vs. C. Fisc.
Iban: {T94V0100504003000000000333 Vs.P.IVA [T00347000721
CONDIZIONI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino - i reclami sulla merce dovranno essere avanzati entro otto giorni dal ricevimento — i pagamenti devono
essere effettuati presso fa sede della Societa - si i di fiberatori i i effettuati in contanti esciusivamente presso la sede della Societa ed a8 mezzo banche con bonifico diretto — i pagamenti effettuati a

mezzo assegno circolare, bancario, oppure con effetti, diverranno liberatori al buon fine degli stessi — I'eventuale indicazione della banca di appoggio non vincola la societa ad emettere ricevute bancarie a copertura del
credito  vantato a meno che non sia effettuata una apposita comunicazione scritta — il ritardo nei pagamenti dara luogo all'immediata concorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso legale sconto salvo ogni
maggiorazione ed azione — per qualsiasi altra controversia & stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bari

Pos Descrizione Prezzo Importo

Esecuzione di una presa in carico da 1" su tubazione in acciaio zincato presso il 500,00
pozzo 3 di Castellaneta (TA).

PITTO ATTESTA ILA REGOTARITA’ DELLA

Periodo: GENNAIO 2017 1T, SAHTOs e
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Rif. Ns. comm. 6107

Imponibile % IVA IVA Esente art. Altri importi Totale fattura Euro

900,00 |  22% 110,00 610,00
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