11p | "ied

6288200 - 6L02/0L/20 - |
asalbng opopanboy

QINC/OIAOC 1P O Y
ALIDNUOD B UL [0/ (VNI NI ISTPOIY

Y

ozziy 18Ny y

S:oE_.@»uEm 12p 0duq) apgesuodsay

IH'€19°17 3 1p oatssajdwos opodwt, | 1od gDV 1p LejjLm nuaaoad 15p 0dLed djeiol v 3 esads ejap owawwizueuy ||

ojuAWTIZUCUY IP EH[EPOIY

8 (09 :a::u.:u ouumes nuawesed |

NuALEIeJ

(dVS 2UIpIo) Lgui g e
(|#au yojrur NUAINDS O PIRMLIHNAD ©aWoIA msod aiuen aoue ‘a19na] Ip oiqueas onsodde un Ut NUMSISUOD *01IAWWOD
19p osn,| opuodas rzuapuodsiod awwpaw owendns 2 onenuod |t ‘9[Qz/OSY SET ‘@ PP ‘bl BWLOI ‘TE TUR,JIAP 1SUdS 1Y

o)e1)uod Pp 3uoizendys 1p eNjepoIy

7 LT OJUDWITIPAIoIT [ AHY-V.L OHRJUC]

JUOIZENPIITIC Ip 0L

OIIIp CWUMIRPL Y

eanpadoad 1p erdojodi)

"LIOAE] 1P CUTOSUCD [P F[LQIAA [OP RIEP B[JEP [UALIOIAP IATINDAISUOD D [[RINIFY GOE 1UI0ID)

ojjedde, Jjap mvanQ

*(0sSTqLI B 123308 rou) INAIpUl RZZaIN2IS Bj[ap 1auo Ind (g 3 ¢ 121A198 Jod [$*€19°]T 3 (N2 1P 1H'C19°1T 3

T)SE, P 95E( © 0)Jodu]

T *1553)S [jAap 0)UAWINUI0ITI0 0JIAAC NEIEIYIIP INsINDaT [ap Tutajuod
‘JOV Ip 0NTII[3) LIONUI0] oq[V [INS OJUIUILI3JL 1p eriofajed woygaads efppu 1anvsado ‘pesytunb 1iojuto) 1p oses uy
OI12AAQ)
'Q[0T/OS "U 'S3T ([P OF DJOINIE [P NUIGRIS SUOISHISD 1P ASHED IP vZUASSY  (q
onenuod fap onadio a101as 0a1j10ads ofjau erAnE
Jod apeuoISsajold oq[y Muapuodsiuod jau o manoouRy ‘oleuniSIy C‘PINSAPU] ‘OIIMBWIOY) 1P wIAWED) B[R 2uoiZUdS] (v

auaissiunue ip msimbay

CI|RI] Ut OIUAUEIPAIINE J[IE © OICII[IQR ONATZ0S 0JIUN oJUEND U1 0N2IIp OlUdWRpL)] Y

IDUOU03d 1Io)raado [Hop suoizenpraipuy

BIPAIAIY 1p aund vp CIUMLIRIIPIIDIN OIUITIUIIURTA]

AUNZEAYOJN]

LIOIRI0GR] 0UAWepa1a3 1ad owawiusue vnuue Tond)

MUIAIIUL [[IP JUOIZLIISIP 2AdLf

ueg a0IZNI3SA 1p ofion]

IZIALG ) ojjedde 1p odiy,

JOV uoIRIoqeT olUSWEIpaIdIY onadng
9107/ / [°p u-dsig g
oﬁonmscun

(9102/08 " 537 °Q 1P TE "We X3)
HIAVILNOD V VNINYALAd




Ruscigno Antonello

Da: Simone Andrisani <s.andrisani@aqp.it>
Inviato: lunedi 9 settembre 2019 17:22

A: Ruscigno Antonello

Oggetto: I: Impaorto visita ispettiva

Ok Antonello.

Come da disposizioni di Ahis procediamo al pagamento,

Ciao e grazie
Simone

Da: Abis Pier Paolo [mailto:p.abis@aqp.it)
Inviato: lunedi 9 settembre 2019 17:19
A: Andrisani Simone

Oggetto: R: Importo visita ispettiva

Si.
Grazie
Ciao
pPp

Da: Simone Andrisani [mailto:s.andrisani@aqp.it)
Inviato: lunedi 9 settembre 2019 17:19

A: Abis Pier Paolo

Oggetto: I: Importo visita ispettiva

Priorita: Alta

Pierpaolo,
possiamo procedere al pagamento?

Ciao

Simone Andrisani

Responsabile

Sistemi di Gestione

HSE

Best Practice e HSE

Acquedotto Pugliese S.p.A

Via Cognetti, 36 70100 - Bari (BA)

Tel. 080/5723150
Fax 080/5723246
Cell. 3666719738

Questo messaggio pud contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. E proibito, pertanto, salvo che non sia
espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione dei suoi contenuti. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore
il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio & per I'autore, secondo la normativa vigente, fonte
di distinte ipotesi di responsabilita configurabili a vario titolo.

Grazie per la collaborazione.



This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom
it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.
Thank You for your cooperation.

Da: Carmen Accardo <c.accardo@accredia.it>

Inviato: venerd] 30 agosto 2019 18:40

A: De Giglio Anna <a.degiglio@agp.it>; Ruscigno Antonello <a.ruscigno@aqp.it>
Oggetto: Importo visita ispettiva

Priorita: Alta

Buongiorno,
la presente per comunicare gli importi relativi alla visita ispettiva effettuata il 20/06/2019 presso il laboratorio VIGIE,

precisamente:
- Audit €17.200,00 + IVA
- Spese team € 3.413,41+IVA
- Domanda riaccreditamento € 1.000,00 +IVA

Restando in attesa dell’ordine/CIG per procedere con emissione della fattura, porgo cordiali saluti,

Carmen Accardo

Amministrazione

Dipartimento Laboratori di Prova

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento
Via Guglielmo Saliceto, 7/9

00161 Roma - ITALIA

Tel. +39 06.844099 51

Tel. Centr. +39 06.844099 1

Fax +39 068841199

c.accardo@accredia.it

www.accredia.it
hitps://www.accredia.it/note-legali/

ACCAEDIA

INIF HaA AN D] ACC RED 1 AMEN T

NOTA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono riservatie
confidenziali. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio € destinato, La invitiamo a
eliminarlo e a darcene gentile e tempestiva comunicazione. La diffusione e riproduzione in qualunque
modo eseguita & severamente vietata ai sensi della normativa in vigore per la tutela della privacy.




